30/06/2021 Email — Licitagfo Prefeitura de Blizios — Outlook

RE: Parecer sobre avaliacoes dos custos.

Aj LocagOes <ajlocacoes@outlook.com.br>
Seg, 21/06/2021 16:10
Para: Licitacdo Prefeitura de Blzios <licitacao@buzios.rj.gov.br>

A A J LocacBes e Acessérios Eireli, CNPJ 29.087.072/0001-36 vem por meio deste email explicar que no
documento "Planilha de Célculo para Formagdo de Prego de Motorista", o item "Médulo 5 - C -

2a (1SS)" esta com valor errado por erro de digitagdo. O valor real é de "2,01%" e ndo de 0% como
consta na planilha apresentada. Informamos ainda que a alteragdo deste item em nada alterara o
valor final da planilha devido ao valor do item "Mddulo 5 - C" que é de 10% ja ter incluso o valor de
2,01% agora alterado, além dos custos com Pis e Confins.

Atenciosamente,
Tatiana Vieira.

AJ LOCACOES
(22) 2623-4505 / 99722-1515.

De: Licitagdo Prefeitura de Buzios <licitacao@buzios.rj.gov.br>
Enviado: segunda-feira, 21 de junho de 2021 15:58

Para: ajlocacoes@outlook.com.br <ajlocacoes@outlook.com.br>
Assunto: ENC: Parecer sobre avalia¢des dos custos.

Sergio Xavier
Secretario Especial de Licitagao

Prefeitura da Cidade de Armacédo dos Buzios
Secretaria Municipal de Administracdo
Unidade de Licitagao
De: Licitacdo Prefeitura de Buzios

Enviado: sexta-feira, 18 de junho de 2021 16:36
Para: jonathasjabor@gmail.com <jonathasjabor@gmail.com>; jonathasjabor@gmail.com
<jonathasjabor@gmail.com>

Cc: ajlocacoes@outlook.com.br <ajlocacoes@outlook.com.br>

Assunto: Parecer sobre avaliagdes dos custos.

Boa tarde,

Favor responder as recomendac¢des em anexo.



